
Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 – Vila Bernadino Bogo – Caixa Postal 81 – CEP 87160-000

Fone: (44) 3245-8400
CNPJ 76.285.329/0001-08
www.mandaguacu.pr.gov.br

PEDIDO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA

PEDIDO 076/2026

Mandaguaçu (PR), 07 de Janeiro de 2026

Exmo. Sr.Prefeito José Roberto Mendes

Eu, João Ramos Costa, sob a Matrícula , na qualidade de Vice Prefeito,

lotado junto a Todas as Secretarias,venho por meio deste solicitar, com fundamento na

legislação municipal pertinente, a concessão de 1 diária(s) conforme especificado e

detalhado abaixo:

Solicitante: João Ramos Costa

Tipo de Cargo: Efetivo

DESCRIÇÃO DO EVENTO: O Vice Prefeito acompanhará o Diretor de Cultura no
recebimento do Kit Fanfarra.

Local do Evento: Curitiba - PR

Dia da Saída: 15/01/2026 Ás 10h

Dia de Retorno: 16/01/2026 Ás 23h

Tipo de Transporte:Veículo doMunicípio sob a Placa BCS-8J92

Congresso / Evento: $assunto.campo_adicional.congresso_evento$
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Proc. Administrativo 076/2026

De: Vanessa S. - GAB

Para: GAB - Chefe de Gabinete  - A/C Adauto B.

Data:  07/01/2026 às 11:37:05

Setores envolvidos:

GAB, SEF, CTB, TES, ADO

Diária Vice- Prefeito 15/01 a 16/01

Requerente*: 

João Ramos Costa

Cargo: 

Vice Prefeito

Secretaria Responsável*: 

Todas as Secretarias

Tipo de Cargo: 

Efetivo

Descrição do Evento*: 

O Vice Prefeito acompanhará o Diretor de Cultura no recebimento do Kit Fanfarra.

Local do Evento*: 

Curitiba - PR

Data de Saída*: 

15/01/2026

Hora de Saída*: 

10h

Data Retorno*: 

16/01/2026

Hora de Retorno*: 

23h

Quantidade Diárias*: 

1

Tipo de Transporte*: 

Veículo do Município
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Placa do Veículo*: 

BCS-8J92

 

Prezados, 

O Vice Prefeito solicitou a alteração do depósito das diárias para a conta do Sicredi 

 
Agência: 0718
C.C: 00054368-8

Atenciosamente, 

 

_

Vanessa Bolonhesi da Silva 

Secretária de Gabinete

Anexos:

Fwd__Data_de_retirada_kit_completo_de_Fanfarra_departamentodeculturamand_gmail_com_Gmail.pdf
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Assunto:Data de retirada kit completo de Fanfarra
Data:12-12-2025 18:07

De:"Laura Ines Sada Haddad" <laura.haddad@seec.pr.gov.br>
Para:cultura@mandaguacu.pr.gov.br

Prezados(as), boa tarde! 

 

Formalizo aqui a solicitação de retirada de 01 (um) kit completo de Fanfarra nos termos previstos no Protocolo n° 21.119.359-0 - MANDA

A retirada deverá ser feita, na sexta-feira, dia 16/01/2026, às 8h00 da manhã na Secretaria de Estado da Cultura, Rua Saldanha M

 

Informações importantes: 

  1. O caminhão deverá estar na Secretaria no horário marcado para carregar os volumes. Após às 9h a prefeitura não permite caminhões de grande porte    c

  2. Eventualmente, caso o caminhão seja de médio ou grande porte, deverá providenciar as liberações para que o caminhão possa estacionar. A rua é estreita
(https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/autorizacao-mudancascarga-e-descarga/403) 

3. Na oportunidade o responsável pela retirada deverá assinar o termo de entrega. 

 

Gentileza confirmar o recebimento deste e-mail. 

Havendo dúvidas, por favor entre em contato. 

 

Atenciosamente, 
 
 

Laura Ines Sada Haddad

(41)3221-4970 | laura.haddad@seec.pr.gov.br
https://www.cultura.pr.gov.br/

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É vedado o uso e replicação destas informações se você não for um dos destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor,

Pesquisar e-mail
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  Proc. Administrativo 1- 076/2026

De: Adauto B. - GAB

Para: SEF - Secretaria da Finanças 

Data:  07/01/2026 às 13:06:30

 

Autorizado

_

Adauto Almir Braz 

Chefe de Gabinete
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  Proc. Administrativo 2- 076/2026

De: José A. - SEF

Para: ADO - Assinatura Digital Ofícios e Outros atos 

Data:  07/01/2026 às 13:49:38

 

Autorizado.

_

José Augusto Araujo

Secretário de Fazenda
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  Proc. Administrativo 3- 076/2026

De: Jose M. - ADO

Para: CTB - Contabilidade 

Data:  07/01/2026 às 15:04:49

 

Autorizado.

_

José Roberto Mendes 

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Jose Roberto Mendes 07/01/2026 15:05:07 1Doc JOSE ROBERTO MENDES CPF 634.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse https://mandaguacu.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 60BB-8443-5D64-C0A3 
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  Proc. Administrativo 4- 076/2026

De: Daiane S. - CTB

Para: TES - Tesouraria 

Data:  13/01/2026 às 10:34:15

 

Bom dia,

Segue liquidação.

_

Daiane Fernandes de Souza 

Administrativo

Anexos:

182.pdf

1Doc:          8/11



182/2026
13/01/2026

N° da Liquidação:
Data da Liquidação:

N° do Empenho: 162/2026
ORDINARIO

ESTADO DO PARANÁ
76.285.329/0001-08

Município:

C.N.P.J.:

MANDAGUAÇU

Usuário: daiane-fernandesNOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Data:
Página: 1

13/01/2026
/ 1

Vencimento: 13/01/2026

02.000

RECURSOS ORDINÁRIOS / LIVRES

GABINETE DO PREFEITO

4.122.2

Órgão:

AGENTES POLÍTICOS

Unidade:

Projeto/Atividade:
PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza de Despesa:
2001

00000.00000.01.07.00.00.1
3.3.90.14.14.03.00.00

02.001
Funcional:

GABINETE DA CHEFIA

Recurso:

UF:

Número do empenho:
568,20

Valor geral:

Número Licitação:

0,00

Data:

Especificação:

162/2026

Fonte de Recurso:

Modal. litação:

Total (A - B):

Valor anulado:

JOÃO RAMOS COSTA

568,20

276.325.129-34

0,00

Cidade:

Valor do empenho:

Fundamento legal:

Valor liquidado:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data:

568,20568,20

Liquidações anteriores:

0,00

Contrato:

Total (B):

Endereço:

Ordinário

CPF/CNPJ:

Data:

568,20

Total (A):

Data:

Valor anulado:

Responsável

0,00

Credor:

O Vice Prefeito acompanhará o Diretor de Cultura no recebimento do Kit Fanfarra. Proc. Administrativo 076/2026

NICOLA STEFANO - 564 Mandaguaçu PR

Descontos:

Banco: Conta:
Tipo da Conta:

Número Processo:

0,00Total de descontos: Liquido a pagar: 568,20

Agência:
001 - Banco do Brasil S.A.

0773-0 - Mandaguaçu

2472-4

Corrente

13/01/2026

Telefone:

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: daiane-fernandes. Emissão: 13/01/2026, às 10:33:38. Protocolo: 13457e1e-539e-4630-ae89-1d395b19902b
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  Proc. Administrativo 5- 076/2026

De: Luiz S. - TES

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data:  14/01/2026 às 09:05:18

 

Bom dia, segue comprovante.

att

_

Luiz Marcelo Alves Dos Santos

Anexos:

Joao_Ramos_Costa_13_01_26.pdf
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Emissão de comprovantes

G3321408161335231
14/01/2026 08:47:39

SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.47.36

0773000773         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA       

                COMPROVANTE DE                 

  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL    

CLIENTE: P M MDCU CONTA MOVIMENTO              

AGENCIA: 0773-0 CONTA:         3.623-4         

================================================

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA                

REMETENTE : P M MDCU CONTA MOVIMENTO           

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.      

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA              

CONTA:             54.368-8                    

                                               

FAVORECIDO:  JOAO RAMOS COSTA                  

CPF/CNPJ:     276.325.129-34                   

VALOR: R$                                 568,20

DEBITO EM: 13/01/2026                          

================================================

DOCUMENTO: 011305                              

AUTENTICACAO SISBB:        F.637.46B.DE4.C0C.3AC

                                               

Transação efetuada com sucesso por: JC676962 LUIZ MARCELO ALVES DOS SANTOS.
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Vice Prefeito João do Alto juntamente com o Diretor de Cultura recebendo os instrumentos 

do Kit Fanfarra em Curitiba 




